18/2/25, 15:25 Correo: Sandra Milena Poches Vargas - Outlook

ﬁ Outlook

RE: Solicitud Aval financiero - Adicion y Prorroga orden de compra con co6digo 4233000-1393-2024

Desde Brandon Steve Mora Tovar <bsmora@alcaldiabogota.gov.co>
Fecha Mar 18/02/2025 15:22
Para Sandra Milena Poches Vargas <smpoches@alcaldiabogota.gov.co>

cC Fredy Gabriel Hernandez Gutierrez <fghernandez@alcaldiabogota.gov.co>

Cordial saludo,

De manera atenta confirmamos que el balance financiero del contrato 1393-2024 se encuentra ajustado,
por lo que se procede a avalar financieramente la adicién por $38.500.000 y prérroga hasta el 06/05/2025.
Posterior a esta adicion se puede adicionar un valor de $4.199.325 de este contrato para completar el 50%
maximo a adicionar del valor inicial del contrato en SMLMV.

Nota: Ajustar en la justificacion donde menciona que ese valor corresponde al 49.4%, ya que el valor
correcto es 45.09%, ya que este cdlculo se realiza teniendo en cuenta el incremento del SMLMV de este afio

y el contrato no puede superar el 50% del valor inicial en SMLMV.
Cordialmente,
BRANDON MORA TOVAR

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUBDIRECCION FINANCIERA
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ALC
DEBOGOTAD.C. Secretaria General - Alcaldia Mayor de Bogota

Tel: (571) 381 3000 EXT: 1856

De: Sandra Milena Poches Vargas <smpoches@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado el: martes, 18 de febrero de 2025 3:13 p. m.

Para: Brandon Steve Mora Tovar <bsmora@alcaldiabogota.gov.co>

CC: Fredy Gabriel Hernandez Gutierrez <fghernandez@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud Aval financiero - Adicion y Prérroga orden de compra con cédigo 4233000-1393-2024

Cordial saludo,
Apreciado Brandon,

Amablemente solicito tu colaboracién con el aval financiero de la modificacidon contractual de adicién y
prorroga de la orden de compra (140297) con cédigo 4233000-1393-2024. Para ello, te adjunto el
historial de pago correspondiente y te informo que, en este momento, se esta tramitando el pago de la
factura UT-4897 por un valor de $40.033.187. Asimismo, incluyo la certificacion de cumplimiento
relacionada y la justificacién.

Agradezco de antemano tu apoyo y quedo atenta a cualquier informacién adicional que necesites para

avanzar con este proceso.

Cordialmente,
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Secretaria General - Alcaldia Mayor de
Bogota

Tel: (571) 381 3000

De: Sandra Milena Poches Vargas

Enviado: martes, 18 de febrero de 2025 14:58

Para: Brandon Steve Mora Tovar <bsmora@alcaldiabogota.gov.co>

Cc: Fredy Gabriel Hernandez Gutierrez <fghernandez@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: Solicitud Aval financiero - Adicidén y Prérroga orden de compra con cédigo 4233000-1393-2024

Cordial saludo,
Apreciado Brandon,

Amablemente solicito tu colaboracidn con el aval financiero de la modificacion contractual de adicidn y
prérroga de la orden de compra (140297) con cédigo 4233000-1393-2024. Para ello, te adjunto el
historial de pago correspondiente y te informo que, en este momento, se esta tramitando el pago de la
factura UT-4897 por un valor de $40.033.187. Asimismo, incluyo la certificacién de cumplimiento
relacionada.

Agradezco de antemano tu apoyo y quedo atenta a cualquier informacion adicional que necesites para
avanzar con este proceso.

Cordialmente,

SANDRA MILENA POCHES VARGAS
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